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Hernan - Tu Contador Publico

De: Bertonati, Antonela <Antonela.Bertonati@saputo.com>
Enviado el: miércoles, 26 de junio de 2019 17:52
Para: Hernan - Tu Contador Publico
CC: Ortiz Angeles; 'Miguel Eboli'
Asunto: RE: Contacto - Saputo / Me-Cheese

Hola Hernán,  
  
Te paso lo solicitado: 
  
Detalle  (los 450 mil son un pago a cuenta) 

  
Saldo: 
  

 
  
  
Saludos, 
  
Antonela 
  
  
  

De: Hernan - Tu Contador Publico [mailto:hernan@tucontadorpublico.com.ar]  
Enviado el: miércoles, 26 de junio de 2019 17:49 
Para: Bertonati, Antonela <Antonela.Bertonati@saputo.com> 
CC: Ortiz Angeles <Angeles.Ortiz@saputo.com>; 'Miguel Eboli' <ebolimiguel@gmail.com> 
Asunto: RE: Contacto - Saputo / Me-Cheese 
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Estimados, 
  
Por favor, necesito el saldo exacto de deuda al 31/05/2019 que es la fecha de corte con la cual vamos a hacer la 
certificación contable. 
  
Tambien necesito la cuenta corriente, donde pueda ver todas las facturas y pagos que conforman ese saldo. 
  
Con esa información, en breve les mando lo solicitado. 
  
Saludos.- 

 
  

De: Bertonati, Antonela [mailto:Antonela.Bertonati@saputo.com]  
Enviado el: lunes, 10 de junio de 2019 17:07 
Para: Hernan - Tu Contador Publico 
CC: Ortiz Angeles; 'Miguel Eboli' 
Asunto: RE: Contacto - Saputo / Me-Cheese 
  
Hernan,  
  
Te adjunto modelo de certificación de cuenta por cobrar que quizás se puede adaptar a cuenta por pagar. 
Por favor, necesitamos contar cuanto antes con esta documentación. 
No podemos seguir postergando este asunto. 
Gracias! 
  
Antonela. 
  
  

De: Hernan - Tu Contador Publico [mailto:hernan@tucontadorpublico.com.ar]  
Enviado el: miércoles, 05 de junio de 2019 13:07 
Para: Bertonati, Antonela <Antonela.Bertonati@saputo.com> 
CC: Ortiz Angeles <Angeles.Ortiz@saputo.com>; 'Miguel Eboli' <ebolimiguel@gmail.com> 
Asunto: RE: Contacto - Saputo / Me-Cheese 
  
Antonela, 
  
Espero que estes bien. 
  
Estoy en deuda contigo, tengo mucho trabajo debido a los balances y DDJJs Anuales de persona física. 
  
Espero sepas comprender. 
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Lo tengo que hacer, te pido tiempo por favor. 
  
Saludos.- 

 
  

De: Bertonati, Antonela [mailto:Antonela.Bertonati@saputo.com]  
Enviado el: martes, 4 de junio de 2019 14:19 
Para: Contador Hernan Larzabal 
CC: Ortiz Angeles; Miguel Eboli 
Asunto: RE: Contacto - Saputo / Me-Cheese 
  
Hola Hernan, 
  
Cómo estás? 
Alguna novedad de la certificación contable y el Acta de Gerencia? 
Nosotros ya tenemos todo listo. Nos está faltando lo de ustedes para avanzar. 
Aguardamos comentarios,  
Gracias,  
  
Antonela. 
  
  

De: Bertonati, Antonela  
Enviado el: martes, 28 de mayo de 2019 10:45 
Para: 'Contador Hernan Larzabal' <hernan@tucontadorpublico.com.ar> 
CC: Ortiz Angeles <Angeles.Ortiz@saputo.com> 
Asunto: RE: Contacto - Saputo / Me-Cheese 
  
Hola Hernán,  
  
Cómo estás? 
Te quería consultar como veníamos con este tema. 
Si pudieron comenzar a armarlo y demás. 
Saludos,  
  
Antonela. 
  
  

De: Bertonati, Antonela  
Enviado el: lunes, 20 de mayo de 2019 16:23 
Para: Contador Hernan Larzabal <hernan@tucontadorpublico.com.ar> 
Asunto: RE: Contacto - Saputo / Me-Cheese 
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Hola Hernán, 
  
Cómo estás? 
Tal como conversamos hoy a la mañana, te reitero por escrito lo que necesitamos: 
  

1. Certificación contable, emitida por contador público y legalizada por el Consejo, de donde surja que existe 
en los libros contables de Me-Cheese la “deuda” que mantiene con Molfino y que la misma no fue cancelada 
al día de la fecha. Se deja constancia de que hoy asciende a la suma de $11.419.342,18. 

2. Acta de Gerencia donde se autorice a Miguel Eboli al pago parcial de la deuda de Me-Cheese, mediante la 
dación en pago del inmueble de Pinamar. Si te parece, podes preparar el borrador y lo hago revisar con la 
Escribanía.   

  
Te dejo mi número de contacto: 4719-8251 
  
Saludos,  
  
Antonela. 
  

De: Contador Hernan Larzabal [mailto:hernan@tucontadorpublico.com.ar]  
Enviado el: lunes, 20 de mayo de 2019 11:42 
Para: Bertonati, Antonela <Antonela.Bertonati@saputo.com> 
Asunto: RE: Contacto - Saputo / Me-Cheese 
  
Buenas Antonella, 
  
En mi firma están mis teléfonos. 
  
Llamame cuando quieras. 
  
Saludos.- 

 
  

De: Bertonati, Antonela [mailto:Antonela.Bertonati@saputo.com]  
Enviado el: viernes, 17 de mayo de 2019 17:14 
Para: hernan@tucontadorpublico.com.ar 
Asunto: Contacto - Saputo / Me-Cheese 
  
Hola Hernan,  
  
Buenas tardes, 
Mi nombre en Antonela, y te estoy contactando del departamento de  legales de Saputo (Molfino Hnos) por un tema 
relacionado con la sociedad Me-Cheese. 
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Estimo que Miguel te comentó que iba a llamarte. Podrías por favor avisame cuando puedas hablar? Estuve 
tratando de ubicarte al celular, pero no lo logré. 
Muchas gracias,  
Saludos,  
  
Antonela. 
  
  

 

Libre de virus. www.avg.com  

  


